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§ 33

Informationsärende - Kommunstyrelsens reglemente - KFS 03:1 
(KS22/304)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beslutsunderlag
 §59 KSau Informationsärende - Justering av Kommunstyrelsens reglemente - KFS 03:1
 §26 KSau Informationsärende - Justering av Kommunstyrelsens reglemente - KFS 03:1

Paragrafen är justerad.
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§ 34

Ekebyhovskolan på Bryggavägen, beslut om Fas 2 (KS23/117)

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avropa Fas 2 i projekt Ekebyhovskolan på Bryggavägen. 
Övergång till Fas 2 genomförs 2023-04-04. Avropet är villkorat med att bygglov beviljas och 
att totalbudgeten beslutas.

2. Kommunstyrelsen noterar att investeringsbudgeten är högre än beslutad budget. 
Justering av investeringsbudgeten hanteras i ordinarie budgetprocess inför 2024.

3. Kommunstyrelsen noterar att kostnader för marksanering inom fastigheten bedöms 
uppgå till ca 12,5 mnkr och kommer att belasta driftresultatet 2023. Finansiering av 
tillkommande merkostnader kommer att följas upp i samband med kommande uppföljning 
och prognos inom kommunens totala budget.

4. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
___
 
Reservationer 
Hanna Svensson (S), Fredrik Sirberg (S), Per Sjödin (S) och Fredrik Zandrén (MP) reserverar 
sig. 
___
 
Yrkanden 
Hanna Svensson (S) inkommer med ett tilläggsyrkande till liggande förslag.
Hanna Svensson (S) och Fredrik Zandrén (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 
Frida Tamker (M) och Fredrik Ohls (L) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
 
Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande till det liggande förslaget samt 
att det finns bifalls- och avslagsyrkande till tilläggsyrkandet. 
Ordföranden ställer först det liggande förslaget under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
Ordföranden ställer sedan tilläggsyrkandet under proposition och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
 

Sammanfattning
I mars 2022 beslutade Tekniska nämnden att teckna kontrakt med ByggDialog AB för att i 
enlighet med ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, 
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anläggnings- och installationsarbeten) och i samverkan driva projektet Ekebyhovskolan på 
Bryggavägen. Genomförandet av projektet sker i två steg, Fas 1 (projektering till 
systemhandlingar, kalkylarbete och planering) respektive Fas 2 (projektering till 
bygghandlingar, prognos- och kostnadsstyrning och produktion). 

Världsmarknadsläget och vissa förändrade förutsättningar i projektet har medfört att 
skolprojektets budget justerats till 496 mnkr. Justering av projektbudgeten hanteras i 
ordinarie budgetprocess för 2024. Under projektets gång har ett omfattande behov av 
marksanering upptäckts inom fastigheten. Marksaneringen bedöms uppgå till ca 12,5 mnkr 
och kommer att belasta driftresultatet 2023.

Fas 1 påbörjades i augusti 2022 och planeras att slutföras 3 april 2023. Ekerö kommun 
föreslås avropa Fas 2 för att möjliggöra en byggstart under våren 2023. Övergång till Fas 2 
planeras 4 april 2023. Avropet är villkorat med att bygglov beviljas och att totalbudgeten 
beslutas.

Byggstart planeras i maj 2023 och produktionstiden beräknas till ca 26 månader. 
Verksamhetsstart kan preliminärt ske i den nya skolan höstterminen 2025.
 

Beslutsunderlag
 §8 KSsbu Ekebyhovskolan på Bryggavägen, beslut om Fas 2
 Tjut Projekt Ekebyhovskolan på Bryggavägen avrop Fas 2 2023-03-08
 PM - Ekebyhovskolan på Bryggavägen 2023-04-03
 Avrop fas 2 produktion av Ekebyhovskolan Bryggavägen 2023-04-03 inkl. Bilaga 1-5
 Barnkonsekvensanalys 2021-10-07

Paragrafen är justerad.
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§ 35

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022 (KS23/10)

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens verksamhetsberättelse 2022 med resultat 
211 417 tkr, där exploateringsverksamheten och försäljningar svarar för en nettokostnad om 
16 883 tkr, jämfört årets budget 200 610 tkr och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen noterar att verksamhetsberättelse 2022 finns upprättad för tekniska 
nämnden och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för år 2022 till 211,4 mnkr. Jämfört årets 
budget 200,6 mnkr är utfallet negativt med 10,8 mnkr. Merkostnaden kan i sin helhet 
tillskrivas driftkostnader inom exploateringsverksamhet och fastighetsprojekt som 
tillsammans uppgår till nettokostnad 16,9 mnkr, men som finansieras inom ramen för 
kommunens samlade driftresultat i och med högre skatteintäkter än budget.

Kommunstyrelsens 42 mål för mandatperioden 2019-2022 visar vid utgången av år 2022 att 
40 mål är uppnådda och övriga två mål är delvis uppnådda.

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden är upprättad i 
tjänstemannaorganisationen. Promemorian överlämnas till kommunstyrelsen för att notera 
och ta del av då kommunstyrelsens reglemente från 2023 inkluderar verksamhetsansvar som 
tidigare åvilade tekniska nämnden som utgått ur den politiska organisationen från 2023.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022
 PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsberättelse 2022
 PM KS-Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2022
 Bilaga Kommunstyrelsen - Uppföljning 2022 av politiska mål
 PM Tekniska nämndens Verksamhetsberättelse 2022
 Bilaga Tekniska nämnden Uppföljning 2022 av politiska mål

Expedieras till
Revisorerna
Kommundirektör
Miljö- och stadsbyggnadschef
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.
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§ 36

Årsredovisning 2022 Ekerö kommun (KS23/10)

Beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2022 till kommunfullmäktige och till 
kommunens revisorer.
2. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2022 uppfyller 
ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna 
enligt Kommunallagen.
3. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Ekerö Solör Bioenergi AB för år 2022 
uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala 
befogenheterna enligt Kommunallagen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att årsredovisning 2022 
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att kommunens resultat 
88 373 tkr förs sin helhet till eget kapital.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende reservering av 2022 års 
överskjutande resultat inom det egna kapitalet 2022 med totalt 23 900 tkr förs i 
redovisningen netto 10 800 tkr till infrastrukturreserven efter disponering och uppbyggnad 
och resterande del 13 100 tkr förs till resultatutjämningsreserven.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att det i balansräkningen egna 
kapitalet 921 374 tkr utgör då RUR (resultatutjämningsreserven) 89 400 tkr.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämndernas och 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2022 noteras.

Sammanfattning
Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och med kommunens andel (35 %) 
av Ekerö Solör Bioenergi AB, visar för år 2022 ett positivt resultat 87,9 mnkr. Nettokostnad 
1 838 mnkr har ökat med 68 mnkr, 3,8 %. Kommunens del av koncernen dominerar.

Kommunen positiva resultat 88,4 mnkr motsvarar 4,5 %. Det finansiella resultatmålet är 
nått. Resultatet är 57,7 mnkr högre än budgeterat resultat 30,7 mnkr (1,6 %). Resultatet är 
högre än budget främst med anledning av högre skatteintäkter som beror på väsentligt 
bättre tillväxt av rikets skatteunderlag. Svensk ekonomi utvecklas bättre än bedömningarna 
som låg till grund för budget. Inom ramen för redovisat resultat återfinns lägre 
verksamhetskostnader genom fler riktade statsbidrag utan motsvarande kostnadsökning, 
högre utfall från avgifter i verksamheten och visst volymöverskott samt nettokostnad från 
exploateringsverksamheten. I resultatet ingår även högre fastighetsrelaterade kostnader för 
media – el, värme, vatten.
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Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar är 62,8 mnkr eller 3,2 %. Balanskravet är 
uppfyllt.

Resultatnivån medger att 23,9 mnkr av årets resultat, som i sin helhet förs till det egna 
kapitalet, kan reserveras i enlighet med reglering i lag och i Ekerö kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, KFS 01:1.

Koncernens sammanlagda investering uppgår till 434 mnkr. Ekerö kommun svarar för 
363 mnkr, AB Ekerö Bostäder för 67 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och 
genom upplåning. Koncernens sammanlagda låneskuld är 1 303 mnkr. Bostadsbolagets lån 
utgör 738 mnkr. Kommunen har lån om 565 mnkr och har ökat med 210 mnkr under året.

I årsredovisning för 2022 har Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden 
2019–2022 följts upp och samtliga avrapporteras för sista gången. Samtliga mål är 
uppnådda.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2022 Ekerö kommun
 Årsredovisning 2022 Ekerö kommun
 Verksamhetsberättelse 2022 för överförmyndaren
 §21 KSau Årsredovisning 2022 Ekerö kommun
 Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2022
 Ekerö bostäder Årsredovisning 2022
 SN23/29 Socialnämndens årsredovisning och verksamhetsberättelse 2022 (justeras 2023-03-

21)
 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022
 Miljönämndens verksamhetsberättelse 2022

Expedieras till
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef
AB Ekerö Bostäder
Ekerö Solör Bioenergi AB
Samtliga nämnder Ekerö kommun

Paragrafen är justerad.
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§ 37

Överföring av anslag i investeringsbudget 2022 till 
investeringsbudget 2023 (KS23/16)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av 2022 års investeringsbudget överförs 
sammanlagt 261 465 tkr till år 2023 års investeringsbudget, varav till:
a. Kommunstyrelsen 253 180 tkr varav 248 035 tkr avser lokalinvesteringar och 5 145 tkr 
kommunala investeringar inom exploateringsverksamheten.
b. Kultur- och fritidsnämnden 8 285 tkr.

Sammanfattning
I redovisningen av utfall över 2022 års investeringar finns ett antal pågående 
investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet. Kvarvarande del av 
investeringsbudget för de aktuella pågående projekten begärs att de överförs till 
investeringsbudget 2023.

Sammanlagt uppgår beloppet till 261 465 tkr av 2022 års investeringsbudget som är aktuellt 
att föra över till investeringsbudget 2023. Merparten avser pågående lokalinvesteringar och 
kommunala investeringar inom exploateringsverksamheten som överförs till 
kommunstyrelsens investeringsbudget 2023. Därutöver till kultur- och fritidsnämnden 
pågående projekt avseende konstnärlig gestaltning samt utrustning och inventarier till 
badhuset som inte levererats före årsskiftet.

Beslutsunderlag
 §22 KSau Överföring av anslag i investeringsbudget 2022 till investeringsbudget 2023
 Tjänsteutlåtande Överföring av anslag i investeringsbudget 2022 till investeringsbudget 2023
 Tabellbilaga investeringsprojekt överföring anslag 2022 till investeringsbudget 2023

Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Revisorerna
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.
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§ 38

Exploateringsprojekt detaljplan Sanduddens skola (KS23/112)

Beslut
1. Kommunstyrelsen noterar kostnadsbedömning och resursbehov för genomförande av 
exploateringsprojekt detaljplan för Sanduddens skola enligt tabell 1 nedan. Ekonomiska 
medel för genomförandet finns avsatt i budget 2023.

2. Kostnader för genomförandet inarbetas i kommande budgetarbete 2024–2026 för 
investeringsutgifter och driftkostnader av engångskaraktär.
___
Reservationer 
Fredrik Zandrén (MP) reserverar sig. 
 
___
Ajournering 
Mötet ajourneras i 5 minuter på begäran av ordföranden (M).
 

Sammanfattning
Genomförandet av detaljplan för Sanduddens skola omfattar utöver uppförande av 
skolbyggnader och idrottshall också ut- och ombyggnad av allmän platsmark (GATA, NATUR) 
samt område för återvinningsstation (ÅTERVINNING) inom planområdet. Ut- och ombyggnad 
av allmän platsmark bekostas av kommunen.

Genomförandet av detaljplanen medför investeringsutgifter och driftskostnader av 
engångskaraktär. Ekonomiska medel för genomförandet finns avsatt i budget 2023. 
Kostnaderna för genomförandet ska inarbetas i kommunens kommande budgetarbete 
2024–2026.

Beslutsunderlag
 §6 KSsbu Exploateringsprojekt detaljplan Sanduddens skola
 Exploateringsprojekt detaljplan Sanduddens skola

Expedieras till
Ekonomienheten, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska enheten, stadsbyggnadsförvaltningen

Paragrafen är justerad.
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§ 39

Detaljplan för del av Träkvista 3:99 och Träkvista 3:282 
(Sanduddens skola) - antagande (KS21/319)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Träkvista 3:99 
och Träkvista 3:282 (Sanduddens skola).
___
 
Reservationer 
Fredrik Zandrén (MP) inkommer med en skriftlig reservation.

Sammanfattning
Den 15 november 2021 § 144 gav Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att påbörja detaljplanearbete för Sanduddens skola med syfte att möjliggöra fler skollokaler.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utbyggnad av nya skollokaler och idrottshall för 
Sanduddens skola samt bekräfta befintlig förskola i en flexibel detaljplan. Tillräckligt med 
friyta på skolgården för eleverna ska tillskapas samtidigt som en god gestaltning av den nya 
bebyggelsen eftersträvas. Planen syftar även till att värna om och bekräfta befintliga 
naturområden samt att utveckla omhändertagande av dagvattnet för att undvika negativ 
påverkan på recipient och miljökvalitetsnormer. Detaljplanen möjliggör en utökning av 
Sanduddens skolas kapacitet till 900 elever. Två nya skolbyggnader möjliggörs norr om 
Sanduddsvägen och idrottshall samt en aktivitetsyta möjliggörs i anslutning till skolområdet 
söder om Sanduddsvägen. Dessutom möjliggör detaljplanen även en mer strukturerad 
trafiksituation samt flytt av befintlig bussvändslinga och befintliga teknikbyggnader.

En undersökning om detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 
kap. 5 § miljöbalken (MB), har genomförts. Sammantaget bedöms detaljplanens 
genomförande kunna medföra en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats för 
att belysa och bedöma miljöeffekterna enligt 6 kap. 11 § MB.

Beslutsunderlag
 §7 KSsbu Detaljplan för del av Träkvista 3:99 och Träkvista 3:282 (Sanduddens skola) - 

antagande
 Tjänsteutlåtande - antagande
 Utskick - meddelande om granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Träkvista 3_99 och 

Träkvista 3_282 (Sanduddens skola)
 Plankarta med bestämmelser
 Plan- och genomförandebeskrivning
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 Miljökonsekvensbeskrivning

Expedieras till
Stadsbyggnadsförvaltningen, Planeringsenheten

Paragrafen är justerad.
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§ 40

Redovisning av 2022 års partistöd från Ekerö kommun (KS23/30)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2023 till 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Öpartiet och så snart Vänsterpartiet har inkommit 
med godkända underlag ska även deras partistöd betalas ut.

Sammanfattning
I kommunallagen (2017:725) finns regler för kommunalt partistöd. Partistödsreglerna syftar 
till att genom ökad öppenhet bidra till att mottagarna av partistödet använder stödet till 
avsedda ändamål. Reglerna tillämpades för första gången år 2015.

Enligt Ekerö kommuns författningssamling 07:1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda och politiska organisationer, § 4 i bilaga 5 ska mottagare av partistöd 
årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen (2017:725). Till 
redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg.

Redovisningen och granskningsintyget ska lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast 
den 28 februari 2023. Följande partier har inkommit med underlag: Centerpartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och 
Öpartiet.

För utbetalning av partistöd per mandat, grundstöd per parti och utbildningsstöd
per mandat krävs kopia av protokoll från respektive registrerat partis årsmöte.
Av protokollet skall framgå vem som har rätt att teckna firma för partiets räkning och till 
vilket konto, i partiets namn, som utbetalningen skall ske.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Redovisning av partistöd för 2022
 Redovisning av partistöd 2022 - Centerpartiet
 Redovisning av partistöd 2022 - Liberalerna
 Redovisning av partistöd 2022 - Kristdemokraterna
 Redovisning av partistöd 2022 - Socialdemokraterna
 Redovisning av partistöd 2022 - Miljöpartiet
 Redovisning av partistöd 2022 - Sverigedemokraterna
 Redovisning av partistöd 2022 - Öpartiet
 Komplettering partistöd - Kristdemokraterna
 Komplettering till redovisning av partistöd 2022
 Redovisning partistöd 2022, Moderata Samlingspartiet
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Expedieras till
Kansliet
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.
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§ 41

Motionssvar – Om Mat och välmående på Mälaröarna (KS22/82)

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
 
Reservationer 
Jimmy Fors (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig. 
___
 
Yrkanden 
Jimmy Fors (SD) och Linus Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång
Ordföranden (M) konsisterar att det finns bifallsyrkanden till motionen och ställer yrkandena 
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige godtar MvM – Mat och Välmående på Mälaröarna som koncept i 
Matorganisationen och att samtliga punkter i MvM:s styrdokument efterlevs och följs i det 
dagliga arbetet.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning.
Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 §31 KSau Motionssvar – Om Mat och välmående på Mälaröarna
 §13 BUN Motionssvar KS22/82
 §52 KSau Motion - Om Mat och välmående på Mälaröarna - KF 2022-03-08 (SD)
 Motion - Om Mat och välmående på Mälaröarna - KF 2022-03-08 (SD)
 §64 KSau Motionssvar – Om Mat och välmående på Mälaröarna

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad.
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§ 42

Motionssvar - De kommunala rådens status som remissinstans - 
2022-06-21 (Ö) (KS22/236)

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.

Sammanfattning
Öpartiet har den 21 juni 2022 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de ger 
exempel på hur de kommunala rådens synpunkter, enligt dem, inte har kommit ansvariga till 
del i ett specifikt sammanhang.

Öpartiet föreslår att de kommunala rådens status som remissinstans ska ökas genom att 
protokoll återinförs samt att de nämnder som beslutar i ärenden som berör de kommunala 
rådens specifika områdeskompetens ska tillfråga råden om remissyttrande.

Rådens arbetsformer ger utrymme för det som föreslås i motionen. Därmed ska motionen 
anses behandlad.

Beslutsunderlag
 §67 KSau Motionssvar - De kommunala rådens status som remissinstans - 2022-06-21 (Ö)
 §34 KSau Motionssvar - De kommunala rådens status som remissinstans - 2022-06-21 (Ö)
 §16 KSau Motion - De kommunala rådens status som remissinstans - KF 2022-06-21 (Ö)
 Motionssvar – De kommunala rådens status som remissinstans – KF 2022-06-21 (Ö)
 Motion från Ö – De kommunala rådens status som remissinstans – KF 2022-06-21

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad.
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§ 43

Motionssvar  - Om fria TBE-vaccinationer för Ekerös 
medborgare - 2022-04-26 (Ö) (KS22/134)

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning
Desireé Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Elaine Adlertz (Ö) har i en
motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta att ”Ekerö kommun tillsammans med berörda
instanser aktivt verkar för att snarast kunna erbjuda Ekerös medborgare gratis vaccinering
med de tre initialdoserna mot TBE”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till Socialnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 §66 KSau Motionssvar - Om fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare - 2022-04-26 (Ö)
 §33 KSau Motionssvar  - Om fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare - 2022-04-26 (Ö)
 § 17 SN 2023-02-14 Motionssvar – Om fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare – 2022-

04-26 (Ö) (KS22/134)
 §70 KSau Motion - Om fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare - 2022-04-26 (Ö)
 Motionssvar – Om fria TBE-vaccinationer för Ekerös medborgare
 Motion - Om fria TBE-vaccinationer - 2022-04-26 (Ö)

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad.
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§ 44

Motionssvar – om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och 
hederskultur för skol- och förskolepersonal i Ekerö kommun 
(KS22/83)

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.
___
 
Reservationer 
Jimmy Fors (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig.
___
 
Yrkanden 
Jimmy Fors (SD) och Linus Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordföranden (M) konsisterar att det finns bifallsyrkanden till motionen och ställer yrkandena 
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige har i en motion föreslagit att

- kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om en kontinuerlig utbildning för 
skolpersonal om hur man agerar vid misstanke om hedersförtryck

- kommunfullmäktige ställer sig bakom att kommunen ger tillräcklig utbildning kring de 
värderingar och normsystem som utgör grunden inom hederskulturen

- kommunfullmäktige ställer sig bakom en nolltolerans mot särbehandling av elever utifrån 
kulturella eller religiösa uppfattningar.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning.

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
behandlad.
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Beslutsunderlag
 §65 KSau Motionssvar – om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- 

och förskolepersonal i Ekerö kommun
 §32 KSau Motionssvar – om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- 

och förskolepersonal i Ekerö kommun
 §12 BUN Motionssvar KS22/83
 §51 KSau Motion - Om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- och 

förskolepersonal i Ekerö kommun - KF 2022-03-03 (SD)
 Motionssvar – om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- och 

förskolepersonal i Ekerö kommun
 Motion - Om ett kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för skol- och 

förskolepersonal i Ekerö kommun - KF 2022-03-03 (SD)

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad.
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§ 45

Avsägelser inkomna till kommunstyrelsen 2023-04-03 (KS23/8)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avsägelserna.

1. Margareta Bohman (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Näringslivsrådet.

2. Margareta Bohman (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunala 
Pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
 Avsägelser KS 2023-04-03

Expedieras till
Kanslienheten

Paragrafen är justerad.
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§ 46

Valärenden kommunstyrelsen 2023-04-03 (KS23/9)

Beslut

1. Val av ledamot till Näringslivsrådet till och med 2026-12-31, fyllnadsval efter
Margareta Bohman (S).

Fredrik Sirberg (S).

1. Val av ledamot till Kommunala Pensionärsrådet till och med 2026-12-31, fyllnadsval efter
Margareta Bohman (S).

Vakant (S).

Beslutsunderlag
 Valärenden kommunstyrelsen 2023-04-03

Expedieras till
Kanslienheten

Paragrafen är justerad.
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§ 47

Nominering av Ekerö kommuns vigselförrättare (KS22/228)

Beslut
Kommunstyrelsen nominerar följande personer som vigselförrättare under perioden 2023-
04-03 – 2026-12-31.

Liselotte Claussnitzer (M)
 
Emma Solnestam Lövenstad (C)

Sammanfattning
Länsstyrelsen Stockholm utser vigselförrättare på förslag av länets kommuner.

En vigselförrättare behöver kunskap om:

- tillämplig lagstiftning
- hur en vigsel ska gå till
- hindersprövning
- de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln

Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

Expedieras till
Kanslienheten (förtroendemannaregistret)
Länsstyrelsen

Paragrafen är justerad.
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§ 48

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar delegationsbesluten.
 

Delegationsbeslut
 KS23/136-1 Tillsättande av tillförordnad kommundirektör
 KS23/1-5 Protokoll KSau 2023-03-20 §§ 20-57
 KS22/5-9 Delegationsbeslut ekonomichef §9/2022
 KS22/5-10 Delegationsbeslut ekonomichef §10/ 2022
 KS23/7-1 Delegationsbeslut ekonomichef §1/ 2023
 KS23/7-2 Delegationsbeslut ekonomichef §2/ 2023
 KS23/7-3 Delegationsbeslut ekonomichef §3/ 2023
 KS23/1-7 Protokoll KSau 2023-03-27 §§ 58-90

Paragrafen är justerad.
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§ 49

Fråga - Desirée Björk (Ö)

Beslut
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

Paragrafen är justerad.
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§ 50

Nämndinitiativ - Fredrik Zandrén (MP)

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger HR-chefen i uppdrag att gemensamt med samtliga
kommunalråd och oppositionsråd ta fram en intern kandidat till tf. kommundirektör
som kan stödjas av en majoritet, för beslut på nästa KSAU.
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning
Tf. kommundirektör, anställd genom delegationsbeslut fattad av kommunstyrelsens 
ordförande 2023-03-14, har utifrån rådande omständigheter på egen begäran valt att 
avsluta sin tjänst från och med 2023-04-03.

Paragrafen är justerad.
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